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Carmen <cn@maisonkarite.com> Tue, Nov 28, 2023 at 4:42 PM
To: Sveta Meleshkina <sveta@plusroimedia.com>
Cc: pm@maisonkarite.com, carmen@maisonkarite.com

Buenas tardes,

 

Sirva este mensaje para comunicar oficialmente la finalización en su totalidad de nuestra colaboración entre su
empresa y Maison Karité S.L. para la promoción en redes sociales.

El motivo principal es la mala gestión de la campaña de BlackFriday que nos ha causado importantes perjuicios.

Rogamos den por finalizada cualquier autorización y eliminen cualquier acceso a nuestras cuentas a partir de este
momento.

Saludos

Carmen Navarro

 

Directora

Maison Karite sociedad limitada

Nif B65831547

Avda Carrilet 219, 2º 3ª

08907 Hospitalet Barcelona

Libre de virus.www.avast.com

Sveta Meleshkina <sveta@plusroimedia.com> Tue, Nov 28, 2023 at 4:44 PM
To: Alex Nistor <alex@plusroimedia.com>

[Quoted text hidden]

Sveta Meleshkina <sveta@plusroimedia.com> Tue, Nov 28, 2023 at 4:52 PM
To: Carmen <cn@maisonkarite.com>
Cc: pm@maisonkarite.com, carmen@maisonkarite.com, Alex Nistor <alex@plusroimedia.com>

Hola Carmen,

Pongo en copia a Alex para que gestione las facturas pendientes con vosotros. 

Hay un mes sin pagar y el mes de Noviembre, aunque quisierais finalizar la colaboración, nos os cobramos nuestros
servicios, solo el coste de materiales (videos, imágenes, etc) que supone el 50% de factura de la tienda online. 

Cualquier cosa, él os la comentará.

Saludos,
Sveta
[Quoted text hidden]
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Alex Nistor <alex@plusroimedia.com> Fri, Dec 1, 2023 at 10:17 AM
To: Sveta Meleshkina <sveta@plusroimedia.com>

---------- Forwarded message ---------
From: Alex Nistor <alex@plusroimedia.com>
Date: Wed, 29 Nov 2023 at 17:39
Subject: Re: Finalizacion de la colaboracion
To: Carmen <cn@maisonkarite.com>, <pm@maisonkarite.com>, <carmen@maisonkarite.com>

Hola Carmen,

Dejo adjunta la factura para el cierre de nuestra colaboración - 13 Noviembre hasta hoy.

Hemos dejado en 0 el coste de la gestión de anuncios para Maison Karité. Se han incluido los gastos para los videos,
imágenes y la gestión de Organic Hair Beauty Project.

El 14 de Noviembre hemos recibido la transferencia de las facturas para el período 13 Septiembre a 13 Octubre. 

Nuestro contable nos confirmó que no hemos recibido las facturas número 60 y 63 del período 13 Agosto - 13
Septiembre y también las facturas 79 y 80 para el período 13 Octubre - 13 Noviembre. 

Las vuelvo a adjuntar en este email. 
Cualquier cosa quedo a vuestra disposición.

Un saludo,
Alex
[Quoted text hidden]
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